From: Marie-Joseph Experton <[ AR
To: 'valdson cotrin' < | -
Ce: 'Bella Klein' < =, 'Richard Kahn' <[} | - T

Subject: EPSTEIN / ISC (alarm system) devis & demander
Date: Mon, 13 Aug 2012 19:01:09 +0000
Importance: High
Attachments: Proposition]SCmaintenance2002 . pdf

Valdson,

Bella demande d’obtenir d’[SC :
(1) un devis pour le remplacement de tout le systéme de sécurite,
{11) amnsi qu un devis pour un contrat annuel de maintenance.

Pour rappel, un contrat de maintenance avait été discuté avec ISC en février 2002, mais il - avait été donng
aucune suite. Voir proposition en fichier attaché (NB : je ne sais pas si cetfe proposition concernait . 2
appartements ou seulement Uancien ?? le prix était de 3.850 € HT/an).

Meilleures salutations.

Marie-Joseph Experton

Avocart au Barveaw de Pavis établi a Bruxelles

From: bellaklein [mailto: | | KEGcGccNGGEEEEGN

Sent: lundi 13 aolt 2012 20:40
To:
Cc: Richard Kahn; valdson cotrin;
Subject: Re: EPSTEIN [ ISC (alarm system) devis - Remplacement d'une carte d'alimentation et de deux batteries
Importance: High

Ms Experton, can you get a quote for the replacement of the system. It looks very expensive 1,400 Euros for
repair. Two weeks ago they charged 587 Euros for repair. Also, if we would have a maintenance contract what
would be the cost?

Thank vou
On Aug 13, 2012, at 2:25 PM, Marie-Joseph Experton wrote:

I am re forwarding to you the guote that Yaldson sent to you and to me the day [ left. The total amount for repair
is in the range of 1,400 € tax included. Delay of 2 to 3 weeks for repair.

Best regards.

Marie-Joseph Experton
Avacar au Barveau de Paris établi a Bruxelles
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From: valdson cotrin [mailto: ||| G

Sent: vendredi 3 ao(it 2012 12:14
To: [N - Kicin
Subject: Fwd: Remplacement d'une carte d'alimentation et de deux batteries

—————————— Forwarded message ------—---
From: Kamel Sebaihi <
Date: 2012/8/3

Subject: Remplacement d'une carte d'alimentation et de deux batteries

Bonjour Monsieur Valdson Cotrin,

Pour faire suite a l'intervention de Cédric Fernandez du 31 juillet 2012 au domicile de Monsieur Epstein, nous vous prions
de bien vouloir trouver ci-joint notre meilleure offre de remplacement d'une carte d'alimentation et de deux batteries.

Mous restons a votre disposition pour de plus amples informations.
Trés cordialement,

= Kamel SEBAIHI
Ingénieur Commercial

354, rue Lecourbe
75015 PARIS

Tél: 01.40.60.93.93
G5M : 06.16.11.15.62
Fax: 01.55.85.29.51

<DevisISC3aoitl 2. pdf=
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